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Natalya Enggaard - ned

From: Erik Taarnager <cn10133@rk.dk>
Sent: 2. april 2025 10:14
To: Natalya Enggaard - ned
Subject: SV: Haster - Affaldsgebyr - Tvangsauktion Mose Alle 12, 2610 Rødovre - vores 

sagsnr. 71737-104 [PLSNR-ACTIVE.FID2749085]

Kære Natalya 
 
Nu har jeg foretaget en rundringning til de renovationsselskaber som jeg kunne forestille mig tømte 
erhvervsrenovation i Rødovre 
 

• Marius Pedersen 
• Remondis 
• HCS 
• Verdis 

 
Der er ingen af dem som tømmer på Mose Alle 12. 
 
Når jeg spørger dem hvem de ellers kunne tænke at jeg kunne kontakte, henviser de alle 4 til hinanden. 
 
Beklager jeg ikke kan komme det nærmere. 
 
Med venlig hilsen 
Erik Taarnager 
Regnskab og Finans, Opkrævningen 
Rødovre Kommune, Rødovre Parkvej 150, 2610 Rødovre – www.rk.dk 
Direkte : 36 37 73 31, Kommunens Kontaktcenter 36 37 70 00 
SE DINE REGNINGER MitBetalingsoverblik  BETAL DINE REGNINGER 
 
Fra: Natalya Enggaard - ned <ned@plesner.com>  
Sendt: 2. april 2025 09:10 
Til: Erik Taarnager <cn10133@rk.dk> 
Emne: Haster - Affaldsgebyr - Tvangsauktion Mose Alle 12, 2610 Rødovre - vores sagsnr. 71737-104 [PLSNR-
ACTIVE.FID2749085] 
 
Hej Erik 
  
Se venligst nedenstående svar fra Helena v/ Rødovre Affald og Genbrug. 
Kan du henvise mig til en, der kan hjælpe med prisen/overslag? 
  
Med venlig hilsen 
På vegne af Lars Skanvig 
  
  
Natalya Enggaard  
Insolvency Assistant  

D +45 36 94 15 74  
M +45 29 99 30 29  

 

Plesner | Advokatpartnerselskab | Amerika Plads 37 | DK - 2100 Copenhagen | CVR NO. DK 38477935  
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This email and any attachments are confidential and may also be privileged. If you are not the intended recipient, please contact the sender 
immediately and delete the email and any attachments. Please do not retain any copies or disclose content to third parties. Thank you. Plesner 
handles personal data as stated in our privacy policy  
 

  
From: Rødovre Affald og Genbrug <kontakt@raog.dk>  
Sent: 2. april 2025 07:59 
To: Natalya Enggaard - ned <ned@plesner.com> 
Subject: SV: Haster - Affaldsgebyr - Tvangsauktion Mose Alle 12, 2610 Rødovre - vores sagsnr. 71737-104 
[PLSNR-ACTIVE.FID2749085] 
  
Hej Natalya 
  
Vi afhenter ikke fra Erhverv.  
Så det er Erhvervsejer der selv skal stå for en sådan aftale, så her kan jeg desværre ikke hjælpe med 
priser.  
Måske Marius Pedersen/ Remondis / Henrik Tofteng eller anden renovatør kan hjælpe med et 
overslag 
  
  
  
God dag 
  
Med venlig hilsen 

Helena Jørgensen 
Miljømedarbejder 

 
Rødovre A ald og Genbrug ApS 
Tørringvej 13, 2610 Rødovre 
www.raog.dk 
Kontakt@raog.dk 
Tlf: 36 41 41 41 
CVR: 45109275 
EAN: 5790002833205 
  
Hjemmeside Rødovre A ald og Genbrug  
  
  
  
Fra: Natalya Enggaard - ned <ned@plesner.com>  
Sendt: 1. april 2025 11:59 
Til: Rødovre Affald og Genbrug <kontakt@raog.dk> 
Emne: Haster - Affaldsgebyr - Tvangsauktion Mose Alle 12, 2610 Rødovre - vores sagsnr. 71737-104 [PLSNR-
ACTIVE.FID2749085] 
  
Hej Helena 
  
Tak for din tilbagemelding. 
  
Jeg vil venligst bede om at oplyse prisen for en standard løsning til en erhvervsejendom (størrelse 253 kvm). 
  
Med venlig hilsen 
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På vegne af Lars Skanvig 
  
Natalya Enggaard  
Insolvency Assistant  

D +45 36 94 15 74  
M +45 29 99 30 29  

 

Plesner | Advokatpartnerselskab | Amerika Plads 37 | DK - 2100 Copenhagen | CVR NO. DK 38477935  
This email and any attachments are confidential and may also be privileged. If you are not the intended recipient, please contact the sender 
immediately and delete the email and any attachments. Please do not retain any copies or disclose content to third parties. Thank you. Plesner 
handles personal data as stated in our privacy policy  
 

  
  
From: Rødovre Affald og Genbrug <kontakt@raog.dk>  
Sent: 1. april 2025 11:38 
To: Natalya Enggaard - ned <ned@plesner.com> 
Subject: SV: Haster - Affaldsgebyr - Tvangsauktion Mose Alle 12, 2610 Rødovre - vores sagsnr. 71737-104 
[PLSNR-ACTIVE.FID2749085] 
  
Hej Natalya 
  
Det kommer an på om der bliver tale om en standard løsning til en villa?  
Prisen ændres fx 

• hvis der bliver tale om flere lejeboliger 
• At der ønskes større restaffaldsbeholder udover den almindelige villa størrelse  

  
Her er pris for standard Villa løsning:  
Prisen er for hele år 2025 

Modul Takst Antal Enhedspris/år(inkl. 
moms) 

Totalpris/år(inkl. 
moms) 

 Rest/mad 
240 liters 2-delt 
beholder(*) 

1 1.382,00 kr. 1.382,00 kr. 

 Genbrug Grundgebyr, villa 1 3.688,00 kr. 3.688,00 kr. 
 I alt   5.070,00 kr. 

  
  
Håber det kan bruges  
  
Med venlig hilsen 

Helena Jørgensen 
Miljømedarbejder 

 
Rødovre Affald og Genbrug ApS 
Tørringvej 13, 2610 Rødovre 
www.raog.dk 
Kontakt@raog.dk 
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Tlf: 36 41 41 41 
CVR: 45109275 
EAN: 5790002833205 
  
Hjemmeside Rødovre Affald og Genbrug  
  
  
  
  
Fra: Natalya Enggaard - ned <ned@plesner.com>  
Sendt: 1. april 2025 11:26 
Til: Rødovre Affald og Genbrug <kontakt@raog.dk> 
Emne: Haster - Affaldsgebyr - Tvangsauktion Mose Alle 12, 2610 Rødovre - vores sagsnr. 71737-104 [PLSNR-
ACTIVE.FID2749085] 
  

Hej Ahid, 
  
Jeg vil venligst bede om at få oplyst, hvor meget affaldsgebyret vil udgøre for hele 2025, hvis ejendommen skulle 
tilmeldes affaldsafhentning hos Rødovre Affald og Genbrug ApS. 
  
Med venlig hilsen 
På vegne af Lars Skanvig 
  
  
Natalya Enggaard  
Insolvency Assistant  

D +45 36 94 15 74  
M +45 29 99 30 29  

 

Plesner | Advokatpartnerselskab | Amerika Plads 37 | DK - 2100 Copenhagen | CVR NO. DK 38477935  

This email and any attachments are confidential and may also be privileged. If you are not the intended recipient, please contact the sender 
immediately and delete the email and any attachments. Please do not retain any copies or disclose content to third parties. Thank you. Plesner 
handles personal data as stated in our privacy policy  
 

  
From: Rødovre Affald og Genbrug <kontakt@raog.dk>  
Sent: 1. april 2025 11:08 
To: Natalya Enggaard - ned <ned@plesner.com> 
Subject: SV: Haster - Affaldsgebyr - Tvangsauktion Mose Alle 12, 2610 Rødovre - vores sagsnr. 71737-104 
[PLSNR-ACTIVE.FID2749085] 
  
Hej Natalya Enggaard 
Jeg har undersøgt sagen nærmere og kan hermed oplyse dig om, at vi ikke har opkrævet grundgebyr 
for ejendommen på Mose Alle 12 Siden 2009. da den blev solgt. 
  
Med venlig hilsen  
Ahid 
Rødovre Affald og genbrug Aps 
Hjemmeside :www.rago.dk 
  
  
  

 Du får ikke ofte mails fra ned@plesner.com. Få mere at vide om, hvorfor dette er vigtigt 
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Fra: Natalya Enggaard - ned <ned@plesner.com>  
Sendt: 1. april 2025 09:51 
Til: Rødovre Affald og Genbrug <kontakt@raog.dk> 
Emne: Haster - Affaldsgebyr - Tvangsauktion Mose Alle 12, 2610 Rødovre - vores sagsnr. 71737-104 [PLSNR-
ACTIVE.FID2749085] 
  

  
Jeg kan oplyse, at der er berammet tvangsauktion over ejendommen beliggende Mose Alle 12, 2610 Rødovre, 
tilhørende NS Group ApS under konkurs, CVR-nr. 31873436, til fredag den 9. maj 2025 kl. 10:15 ved Retten i 
Glostrup. 
 
På vegne af rekvirenten for tvangsauktionen, NS Group ApS under konkurs, vil jeg venligst bede Rødovre Affald og 
Genbrug om at sende en oversigt over opkrævninger vedrørende affaldsgebyr for den pågældende ejendom for 
2025. 
  
Oplysninger må gerne sendes pr. mail til ned@plesner.com. 
 
Med venlig hilsen 
På vegne af Lars Skanvig 
  
  
  
Natalya Enggaard  
Insolvency Assistant  

D +45 36 94 15 74  
M +45 29 99 30 29  

 

Plesner | Advokatpartnerselskab | Amerika Plads 37 | DK - 2100 Copenhagen | CVR NO. DK 38477935  

This email and any attachments are confidential and may also be privileged. If you are not the intended recipient, please contact the sender 
immediately and delete the email and any attachments. Please do not retain any copies or disclose content to third parties. Thank you. Plesner 
handles personal data as stated in our privacy policy  
 

  

 Du får ikke ofte mails fra ned@plesner.com. Få mere at vide om, hvorfor dette er vigtigt


